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يعرنةةة اتةةرنهاس ال ةةهكاي  نلإمةةاا شر تةة نا اةةهكاي البسةةام شالر ةة  ة ا رنةةاااا س  سةة اا   ةة   س  ةة  
 م اسيع جةيةا  س   اا مسرنهاا  شاخر اس الن هشع النساتب ل  هكد  نا يرلإارق مع ت اتردا 

شسؤيردا النسرقب  د يعةُّ الأتاس ال ي  قلإم    ه ال هكاي  شالنساقصد ده من إحةة  الرها ةق 
شالأتةةةال ب الرةةةه  شصةةةب ال ةةةهكد ادةةةا   ةةة  الن ةةةاسيع  لةةة لر يعةةةة  ا  ةةةال ال ةةةهكد لقةةةهاس الرقةةةةم 

 الدا.ل نساقصد أحة ادا القهاساي الره ي ب    دا ا  
 ظهاا لأدن د د ا القهاس شالشاجد إل  شجلإا أاشاي لنسا ةا النقاشل     ا  اله  سةاشل البشة  
أدةةا العلإامةةب النةةلىها   ةة  ا  ةةال القةةهاس الرةةه اةةن و الأتةةاس لبسةةام  نةةلإل  ا ةةا قةةهاس النقةةاشل 

 ل رقةم ل نساقصد شللر  اتر ةام  ظهيد النس عد.
هاس أُ بع النسدج اللإص ه شللر  ةارطعع   ة  الأ شةا  لرشةية العلإامب النلىها     ا  ال الق

اتةرب ا    ة  اةهكاي الر ة  ة رةه تةلإسيا لرشةيةة  ع  ِّالسا قد شإجهام مقةااعي مةع خبةهام  ىةا ش 
اسجد أدن د د ه العلإامب  إل  ب ن أ  أدا العلإامب النةلىها   ة  ا  ةال القةهاس رةه تةلإسيا كا ةو 

شتةةعه  %78ي  ةةه  ةةلإره النةةلإاا اسسةةبد  %09ال ةةنب الرةةاله  ةةلإره النةةال النر ةةلإ  اسسةةبد    ةة 
 .%7.58الصهف اسسبد 

ةةةةو  ِّشُ  العلإامةةةةب النةةةةلىها إلةةةة  م نةةةةلإ ر ن دنةةةةا العلإامةةةةب الن ةةةة عد شالعلإامةةةةب الن برةةةةد ل رقةةةةةم    
تةر ةام ل نساقصد ىا اُسه   نلإل  لة ا القهاس  اتر ةام  ظهيد النس عد  لنسا ةا النقةاشل مةن ا

 .Visual Studioالسنلإل   رهيقد أك ه تدلإلد صُنا اه امج  اتر ةام  رب ق 
من صشد السنلإل  اخربه     اهكد صغ ها لنسا ة دا   ة  ا  ةال قةهاس الرقةةم   ة   ل رشقق

ىعىةةد م ةةاسيع مع ةةن  سدةةا  ةةن طهيةةق النساقصةةد  اتةةرراع السنةةلإل  مةةن إىبةةاي صةةشره اسسةةبد 
 ب ىع  م اسيع أجهي ارخرباس    دا.أي اسسبد م هش  ن من أص 88%

 نةةةلإل   ظهيةةةد النس عةةةد الةةة ي طةةةلإس  ارش  ةةةب الب ا ةةةاي الخن ةةةد شالسلإ  ةةةد الرةةةه  ةةةةخب رةةةه  يسةةةن 
صسا د القهاس شير   ل نقاشل ارارهاك رةه  ن  ةد ا  ةال القةهاس إل يسةرر ع النقةاشل مةن  شةيةة 

  ب الةساتاي السا قد.مقةاس سغبره  الرقةم ل نساقصد الأمه ال ي لا  ررهق إل ه أغ
 قهاس الرقةم/ ةم الرقةم ل نساقصد   ن  د ا  ال القهاس   ظهيد النس عد. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The continuation of companies in general and construction companies in 
particular depends mainly on the implementation of new projects on an  
ongoing basis, and choosing the appropriate project for the company that it is 
compatible with its policy and future vision is considered the basis on which 
the companies are based. The bidding process is one of the ways in which 
the company obtains projects. For this purpose, the company's decision to 
bid is one of the most important decisions it must make. 
Given the importance of this decision and the need to have tools to help the 
contractor make it, this study addressed the most important factors 
influencing decision-making, which formed the basis for building a model to 
support the contractor's decision to bid/no bid using utility theory. 
In order to determine the factors influencing decision-making, the 
descriptive approach was applied through literature review and expert 
interviews. After that, a questionnaire was distributed to construction 
companies in Syria to determine the degree of importance of these factors, as 
it had been discovered that the most important factors influencing decision-
making in Syria was availability of the required cash by 90%, followed by 
the availability of material by 87% and exchanging rate by%85.6  .  
The influential factors were classified into two groups: encouraging and 
discouraging factors. The model was then designed to support the decision 
using the utility theory and assist the contractor use the model in a more 
accessible way. A program was designed using the Visual Studio 
application . 
To verify the validity of the model, it was tested in a small company to help 
it decide whether to bid for three announced projects through an invitation to 
tender. The model was able to prove its validity by 67%, in other words two 
out of three projects that were tested. 
The utility theory model that had been created allows analyzing the 
quantitative and qualitative data that are involved in decision-making, and 
allows the contractor to participate in the decision-making process, as the 
contractor can determine the amount of his desire to bid, which was not 
mentioned in most previous studies. 
Keywords: The decision to Bid / No Bid to the tender, the decision-making 
process, the utility theory. 
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 يةةةلاي شقةةةة ل  ةةةهكد مسةةةرقب ه الرةةة ام دةةةلإ لن ةةةهشع العرةةةاماي  قةةةةيا
 مسةع إلة  إضةاردا  الةاخ  ةد  النةلإاسا  ق  ةة إلة  خةاط  م هشع اخر اس
 النقةاشل   ة  ي ةب لة لر . مساتةبد أخه   م اسيع  س    من ال هكد
  قةةةيه للإضةةع النر ةةلإ  شاللإقةةو النب شلةةد شال دةةلإا النةةال رةةه السظةةه
 رةن    لة لر(Halpin & Senior, 2011) ل ن ةهشع مساتةب  خ  ةد

 .الأدن د  الغ أمه ل  هكد النساتب الن هشع اخر اس
  ن ر ةة  ل نساقصةةاي الرقةةةم رةةهص   ةة  النقةةاشللإ   يشصةةب   نلإمةةاا 
 مةةةن معةةةه  الرعامةةةب ج ةةةةا  عقةةةد ال ةةةهكد لةةةة   ن ةةةب مةةةن: الرةةةهق 

  ال ةةةةةماي شيعةةةهف ل  ةةةهكد مهجعةةةه اةةةة   مةةةن تةةةا قد  م ةةةاسيع
 إلخرهش  ةةةةد الإا ةةةةد مةةةةن ل عنةةةةعم  االخرهش  ةةةةد النلإاقةةةةع مةةةةن النقةمةةةةد 

 ,Lewis. )ال اصةد النقةةاشل ن مشةاشري   ةة  اسةاما  أش ل نساقصةاي

2003) 
 الدراسات المرجعية:

 Dozzi, S. P. AbouRizk, S. M. and البةاح  ن مةن كةب ا رنةة

Schroeder, S. L(.6008 ) النس عةةد لسظهيةةد  نةلإل   رةةلإيه   ةة 
 مهح ةةد أىسةةام ل عرةةام النضةةارد الق نةةد  شةيةةة رةةه النقةةاشل لنسةةا ةا

ةةةةةق    شالرةةةةةه مع ةةةةةاس 16  اتةةةةةر ةام شللةةةةةر ل نساقصةةةةةد  الرشضةةةةة ه  ون 
 اتةةر ها    ةة  . ا رنةةة البشةة القةةهاس صةةا ع قبةةب مةةن لا  ةةاا  غالب ردةةا

  امةب لخب النقاشل قبب من ق ند إ رام طهيق  ن  امب كب ق ند
 ضةةةةنن  قةةةةع الرةةةةه العلإامةةةةب مةةةةن آخةةةةه   ةةةة   امةةةةب ار ضةةةة ب شللةةةةر

 معرةلةةد أدن ةةد- مرسةةاشيد أدن ةةد: ي ةةه كنةةا صُةةس و شاحةةة   صةةس  
 .مه  عد أدن د -الآخه     لأحةدنا

 ,Wanous, M. Boussabaine, A H. and Lewis مةن كةب قةةم

J. (6000 ) العةةةةةهش   قةةةةةةيا  نةةةةةلإل  رةةةةةه الررةةةةةلإس لعن  ةةةةةد  قهيةةةةةهاا 
 ىةا تلإسيا ره القهاس ا  ال     النلىها العلإامب أدا ا ي  ِّحُة السلإ  د 

 اا شرقة جةيةةا مساقصةد حالةد ق نو. مع اس لخب  اسامرهي   نلإل  طلإس
 النلاةةه  دةة ا   ةة  اسةةاما . لدةةا مساقصةةد ملاةةه شأ ةةرج النعةةاي ه لدةة ه

. السظةه ق ةة لن ةهشع  رةاماي  قةةيا  ةم أش ارقةيا السنلإل  أشص 
 إ رةةام طهيةةق  ةةن ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس ا  ةةال   ةة  البشةة  سكةة 

 حسةةةةةب ل نساقصةةةةةد ل رقةةةةةةم م برةةةةةد أش م ةةةةة عد مع ةةةةةاس لخةةةةةب ق نةةةةةد
 ل رقةةةم م ةة عد العلإامةةب غ ب ةةدأ  كا ةةو حةةال ر ةةه النع ةةاس خصةةا  

 الرقةةةم دةةلإ الشالةةد دةة ه رةةه القةةهاس ينةةلإ   ملإجبةةد يأ ل نساقصةةد
 يشةةةةةةا ر النقةةةةةاشل أ  يأ الصةةةةةش   دةةةةةلإ شالعنةةةةة  ل نساقصةةةةةد

 .ل نساقصد الرقةم  ةم أش الرقةم قهاس ا ن   صب الره العربد
Chua, D. K. H. and Li, D( .1999 ) مةةن كةةعا  أ  ةة 

 م نلإ ةد   ة  السنةلإل  ا رنة ل نساقصد ل رقةم مسرقه  نلإل 
 لسةرد شالآسام السةا قد البشةلإ   رةا ج من  امب( 6.)  ضنسو

 AHP طهيقةةد شباتةةر ةام. ل نساقصةةد الرقةةةم  ن  ةةد رةةه خبةةهام
 سكةة  البشةة  .العرةةام لقةةهاس النشةةةاا اله  سةة د العلإامةةب لرشةيةةة

 أدةةةةاف أسبعةةةد   ةةة  النشةةةةاا العلإامةةةب دةةة ه  ةةة ى ه مةةةة    ةةة 
  ن  ةةةد رةةةه ال ةةةهكد ششضةةةع شالن ةةةاطه النسارسةةةد: دةةةه ره  ةةةد
 طبقةةةو. العنةةةب إلةةة  الشاجةةةد إلةةة   ااضةةةارد ل نساقصةةةد الرقةةةةم
 العلإامةةةةب إلةةةة  يررةةةةهق البشةةةة  لةةةةاإل  الدهمةةةةه الرش  ةةةةب  ن  ةةةةد

 .  الن هشع النه برد
 .Parvar, J. Lowe, D مةن كةعا  أجةهاه  الة ي البشة  أشصة 

Emsley, M. Duff, R( .1999) النسةةةر ةم ن  ناةةةهاك 
 شخ ةةق العصةةب د  ال ةةبند  ظةةام  رةةلإيه  ن  ةةد طةةلإال السدةةا   ن

 شغ ةةةةةه النبااةةةةةه الةةةةةرع ا  شق ةةةةةق ل نناستةةةةة ن ادةةةةةا يننةةةةةن ا ئةةةةةد
 الرقةةةةةةةم  قةةةةةةهاس النرع قةةةةةةد الدامةةةةةةد العلإامةةةةةةبا ي  ِّحُةةةةةةة. النبااةةةةةةه

 قاا  ةةةةةةد لرق ةةةةةة ا ارتةةةةةةرب ا   طهيةةةةةةق  ةةةةةةن ش ق  ندةةةةةةا ل نساقصةةةةةةد
 لنسةةةةةةر ةمه السةةةةةلإ ه الرق  ا ةةةةةة الأاام قُةةةةة     السظةةةةةةام اتةةةةةر ةام
   ةةا   سةةبد رق ةة اا النسظنةةد إ راج ةةد رةةه شمسةةادنردا الأ ظنةةد

 مةةةن الب ا ةةةاي جنةةةع  ن  ةةةد أ  .الساجشةةةد ل ن ةةةاسيع العرةةةاماي
 ش رةةةلإيه البشةةة   دةةة ا    دةةةا ا رنةةةة الةةة ي السةةةا قد الن ةةةاسيع

 مةةن ل رشقةةق جةةةش   اساتةةد  ن ا ةةد كةةا  العصةةب د ال ةةبند  ظةةام
 .شالنسد  د السظام  رلإيه شأااا  شارترب ا   العلإامب  صشد

 Dulaimi, M. F. & Shan, H. G (1991) مةن كةعا  قةةم
 الر خ ةه  سةة مدنةد أ دةا النقةاشللإ   يةه   الرةه العلإامب ره  ش اا 
 أسبعة ن ا  ِّحُةة. ادةا ال ةاص ل عةه  النضةارد الق نةد ح ا ره

   ة   ة ى ه لةه النقةاشل ح ةا أ  النسة   رةا ج شأظدهي  امب
 ق نةد ح ةا  شةيةة  سةة أ ه إل   ااضارد الأتعاس اهرع ملإق ه

 أك ةةةه ينلإ ةةةلإا أ  إلةةة  الخبةةةاس النقةةةاشللإ   ين ةةةب كب ةةةه  مضةةةارد
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 النرلإتةةةره النقةةةاشل ن أ  حةةة ن رةةةه البسةةةام أ نةةةال  رب عةةةد ادرنامةةةا
 البشةة  يررةةهق  لةةا ال اصةةد اةةهكا دا حالةةد   ةة   اا ق قةة أك ةةه الش ةةا

 الق نةةةةد   ةةةة  رقةةةة  سكةةةة   نةةةةاشإ ل نساقصةةةةد الرقةةةةةم قةةةةهاس ا  ةةةةال إلةةةة 
 .النضارد

  دةج     Lin, C.T. and Chen, Y.T (1992)   من كعا  ا رنة
 الةةةةسدج دةةةة ا رةةةةه ل نساقصةةةةد الرقةةةةةم قةةةةهاس ر  ةةةةال الضةةةةبااه النسرةةةةق
 مصةةر شاي اتةةر ةام طهيةةق  ةةن  لإصةة  اا لا  ةةاا  الرق  نةةاي شصةة و
ةةةةةة ا سنةةةةةةا لغلإيةةةةةةد   القةةةةةة ا  اتةةةةةةر ةام أدن ردةةةةةةا حسةةةةةةب النعةةةةةةاي هو  ق  ن 

  رةةام  قةةةيا) لن ةةهشع حالةةد اساتةةد   ةة  البشةة  ا رنةةة .الضةةباا د
 ر لةة لر(  ةةايلإا  رةةه م ةةرهكد اشل ةةد   اسيةةد طةةا ها  رةةلإيه لن ةةهشع

 مةةةةن   ر ةةةة  ال غلإيةةةةد النصةةةةر شاي أ  كنةةةةا. السرةةةةا ج  عنةةةة ا يننةةةةن
 ل نساقصد النراحد الب ا اي خصا       ا رناااا  اخه إل   رب ق

 . ل نق ا النع اسيد السظه ششجداي
 إ ةةاا إل Bagies, A. and Fortune, C (1998 ) من كعا  ا رنة
 اتر ةامه يننن إطاس  رلإيه إل   دةف الره الأ شا  حلإل  قاسيه

 ا  ةال مهح ةد رةه الن ةاسيع  ق ة ا رةه القةهاس ر  ةال مسا ةا كلإت  د
   ة  يلىه مشرنعا   امعا  02 ا  ِّحُة .الن هشع رخر اس الأشله القهاس

 أدن د الأك ه العلإامب يشةا لا البش  .ل نقاشل العرام  قةيا قهاساي
 لُكةهي الرةه القةهاس ا  ةال   ة  النةلىها العلإامةب تةها     ا رنة اب
 . ش  كب ره اتر ةمو الره شالرهيقد السا قد الأ شا  ره

 Wanous, M. Bruni, L. and.مةن كعا  أ ةه ال ي البش  شص 

Scrivo, E (1997 )ارشةيةةةةة  بةةةةةأ. القةةةةهاس لصةةةةسع جةيةةةةةا  قس ةةةةد 
 أك ةةه لرشةيةةة اتةةرب ا  رلإ يةةعا مع سةةاا  قةةهاساا  ن ةة  الرةةه الدامةةد العلإامةةب
 الةة ي يرال ةةا إ رةةه ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس ا  ةةال رةةه أدن ةةد العلإامةةب

 مرةة   شةيةةة إلةة   ااضةةارد العلإامةةب أدن ةةد اسجةةد  شةيةةة   ةة  تةةا ة
 الرقةةةةةم  ةةةةةم قةةةةهاس ا  ةةةةال رةةةةه تةةةةبباا  شاحةةةةة  امةةةةب ينةةةةلإ   أ  يننةةةةن

 21   ةةةة  ارتةةةةرب ا  ك ةةةة   ةةةة ى ه  لةةةةه ينةةةةلإ   ر شمرةةةة  ل نساقصةةةةد
 إلةةةة  للةةةر  عةةةة العلإامةةةب صُةةةس و. القةةةهاس ا  ةةةال   ةةة  مةةةلىه  امةةةب

 لررةلإيه حالةد اساتةد اتةر ةمو. شم برةد م ة عد ره  د م نلإ اي
  سبةةة ي دةة ه  الشالةةةد اساتةةد رةةةه.  ةةاسامره لخةةةب احرنةةاله  لإ يةةةع  ةةا ع
  .النر  ا ل نساقصد الرقةم قهاساي من ٪.7  نقةاس النقرهحد الأااا 

 ,Shokri-Ghasabeh, M. Zillante. مةةةن كةةةعا   شةةة 

G.Chileshe, N (1969 )مقةةةةاشله ل ةةةةرننن طةةةةاسإ لرةةةةلإر ه 
اقرةه   النسةرقب  د  ل ن ةاسيع ك ةاما أك ه  راماي لرقةيا البسام

 النسةر ااا الةةسشس  رب ق      قلإم قهاس ا  ال  ن  د البش 
 مهاجعةةد   ةة  البشةة  ا رنةةة ل نقةةاشل ن  السةةا قد الن ةةاسيع مةةن

  سةةة مها ا دةةا النقةةاشل ن   ةة  ي ةةب الرةةه شالنعةةاي ه الأاا ةةاي
 .القةهاس ا  ال     ملىه  امب 18 حةا جةية م هشع اخر اس
 مةةةن النسةةةر ااا الةةةةسشس   ةةة  ا رنةةةة البشةةة  دةةة ا أ   عحةةة 

 ل  ةةهكاي  السسةةبد للةةر  عنةة ا يننةةن ر لخةةن السةةا قد الن ةةاسيع
 الن ةةةةال   ةةةة  رةةةةه تةةةةا قد خبةةةةها يةةةةدأ  ن ةةةةر ر شالرةةةةه السااةةةةئد
 ا  ةةةال رةةةه اتاتةةة اا  اشساا    عةةةب النقةةةاشل لةةةة  شالشةةةةس رةةةال بها

 .مها ا دا ي ب رل ل يضاا أ القهاس
 .Cheng, M. Y. Hsiang, C. C. Tsai, H مةن كةعا  اقرةه 

C. & Do, H. L. (1966 ) ة  النقةاشل ن لنسةا ةا  نةلإل   
 الق نةةةد  شةيةةة الرقةةةم حالةةد شرةةةه ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس ا  ةةال

 شاتةر ةمو القهاس ا  ال     ملىه  امب 22 حةا. النضارد
 العلإامةةةةب أش ا  لرشةيةةةةة( FPR) الغةةةةام  الر ضةةةة ب  عقةةةةاي

 الرقةةةةم القةةةهاس كةةةا  حالةةةد رةةةه ل نساقصةةةد  الرقةةةةم قةةةهاس شا  ةةةال
( MCPM)النعةةاي ه مرعةةةا احرنةةال  نةةلإل  اتةةر ةم ل نساقصةةد

 طهيقةد ا رنةة أ  دة ا البشة   عحة  .النضةارد الق نةد لرشةية
  عقةةةةةد شدةةةةةه القةةةةةهاس شا  ةةةةةال العلإامةةةةةب أش ا  لرشةيةةةةةة م ر  ةةةةةد

 الق نةةةةةةةةد  شةيةةةةةةةة إلةةةةةةةة  إضةةةةةةةارد( FPR) الغةةةةةةةةام  الر ضةةةةةةة ب
 .النضارد

 Ravanshadnia, M. Rajaie, H. And مةةن كةةعا   ةاق 

Abbasian, H.R (1966) ارق ةةةةةة ا النه برةةةةةةد النلإاضةةةةةة ع 
 شللةر ملإىةلإق  قةهاس ر  ةال ال هكاي مةسام لنسا ةا النساقصد

 اتةةر اا. القةةهاس ر  ةةال مسرقةةه  نةةب إطةةاس  رةةلإيه طهيةةق  ةن
 الرس سةب  ن  ةد م ب النعهشرد القهاس ا  ال طهق  من السنلإل 
 شبةةةة ن البسةةةة رد  النضةةةةارد النةةةةلإاا ش ةةةةهج   الرش   ةةةةه الدهمةةةةه

  ال ةةنلإل د النرع قةةد رتةة نا السةةا قد السنةةال  رةةه قصةةلإس شجةةلإا
 أ  لكةةهه ال ةةةيه مةةن .الضةةباا د الن نلإ ةةاي  ظهيةةد طبقةةو إل
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 الن ةاسيع  ق ة ا   ة  ا رنةة البشة  د ا رهس  ِّطُلإ ال ي العنب إطاس
 يأ    دةةا  رامدةةا ال ةةهكد ل رقةةةم  ق  نةةاا  ا عدةةا شاخر ةةاس النةسشتةةد

 م نلإ ةةةةد مةةةةن الأ سةةةةب الن ةةةةهشع اخر ةةةةاس   ةةةة  يعرنةةةةة البشةةةة  أ 
 شاحةة م ةهشع تةلإ   دساك ينن لا حالد ره الرعن ا يننن ر م اسيع

 .  الةساتد ق ة
  Chou, J. S. Pham, A. D. and Wang, H.مةن كةعا  اقرةه 

 ا رنةة الة ي ل نساقصةد الرقةةم قةهاس ا  ةال لة ا اترها    د( 1962)
 الضبااه الرش   ه الدهمه الرس سب لعن  د م رهك  نب إطاس    

(FAHP )القةةهاس كةةا  حالةةد رةةه. ار شةةةاس إلةة  النسةةرسةا شالنشاكةةاا 
 ال قةةةد  نسةةةرلإ   العرةةةام مب ةةةغ للةةةر  عةةةة يقةةةةس ل نساقصةةةد الرقةةةةم دةةةلإ

 ق نةد ره ال ر  من مشةاا مئلإيد  سبد مع العرام لس ا  النر لإ 
  اتةةةةر ةام    دةةةةا حُصةةةةب الرةةةةه السرةةةةا ج   ةةةة  اسةةةةاما  النرلإقعةةةةد الةةةةهب 

 ال اصةد الب ا ةاي  ش  ةب     سك  البش  د ا أ   عح  .السنلإل 
 .السرا ج  عن ا يننن ر ل ا  ايلإا  ره  ال سلإس

 Shokri-Ghasabeh, M. and Chileshe, N.مةةن كةةعا  أجةةه  
 الرقةةةةةةم قةةةةةهاس ا  ةةةةةال   ةةةةة  النةةةةةلىها العلإامةةةةةب مةةةةةن ل رشقةةةةةق( 1968)

 م ةةال رةةه أدن ردةةا مةةة  لنعهرةةد العلإامةةب دةة ه ش صةةس   ل نساقصةةد
     النلىها ل علإامب شاتعد أاا د  نهاجعد شللر. اترهال ا ره البسام
 خنةة  ضةةنن صةةس و الرةةه مةةلىه  امةةب 18 شجةةة إل القةةهاس  ا  ةةال

 ش" العن ةةةب" ش  "النقةةاشل" ش  "السةةةلإق "  "الن ةةهشع: "دةةةه م نلإ ةةاي
 إلة  يررهق  لا البش . الب ا اي ل نع مش ه اترب ا  أجهي ". العقة"

   ةة  النةةلىها العلإامةةب اةة كه اكر ةة  اةةب ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس ا  ةةال
  .رق  القهاس ا  ال
 لنسةةةةا ةا القةةةةهاس لصةةةةسع  ن  ةةةةد أااا Akalp, D (1968 ) طةةةةلإس

  ن  ةةةد  اتةةةر ةام    دةةةا ل رقةةةةم الن ةةةاسيع  سةةةبأ رخر ةةةاس النقةةةاشل ن
 ا رنةاااا   صةس  اي لعةةا شل ناالنقة صةس (. AHP) الدهمةه الرش  ةب

 أكبه ق ند شضع( النقاشل ح ا النقاشل  قراع النقاشل   لإع)    
 ال اسج ةد العلإامةب مةن أك ه  ال هكد النرع قد الةاخ  د العلإامب    

 رةه  ةهأ  عحة . AHP م نلإ د  را ج     اسام  الن هشع النرع قد
 لةةا إل. الأاا ةةاي مهاجعةةد مةةن اله  سةة د العلإامةةب حةةةاي البشةة  دةة ا

  امةةةد  ظةةها رقةة  الةساتةةةد دةة ه قةةةمو .مقةةةااعي أش اتةةرب ا  ي ةةه  

  عنةةة ا يننةةةن ر لةةة لر النرشةةةةا اللإريةةةاي رةةةه ال ةةةهكاي   ةةة 
 .الأخه   الب ةا  ره البسام اهكاي     السرا ج
 ,Biruk, S. Jaśkowski مةن كةعا  اجةهاه  الة ي البشة  ا رنةة

P. and Czarnigowska, A (1968 ) م نلإ ةد  ةلإر ه إلة 
 العةهش   قةةيا لعن  ةد اله  سة د النهاحةب لرسةد ب الأاشاي من

 الرقةةةةم قةةهاس ا  ةةال: للةةر يرضةةةنن. الر ةة  ة لنقةةاشله الرسارسةة د
 ااجنةاله السةعه  قسة ا -ااجنةاله السةعه حسةا -ل نساقصةد

 لرشسةةة ن النةةةةرلإ اي جةةةةشل أش الخن ةةةاي رةةةا لإسا  ساصةةةه إلةةة 
 ا  ةةال   ة  النةةلىها العلإامةب لرشةيةةة. ل نقةاشل السقةيةةد الرةةرقاي

 النرع قةةد الأاا ةةاي   ةة  البشةة  ا رنةةة ل نساقصةةد  الرقةةةم قةةهاس
 اة ن الرقس ا  ن  د ره خره اهم د  نلإل  اقره .  النلإضلإع

 البشة  رةه ا رنةةي الره الرهيقد. النةرلإ اي جةشل  ساصه
 شلخسدةةةا شالسةةةعه ال ةةةلإ  احرنةةةال اةةة ن الن اضةةة د   ةةة   هكةةة  ر

 الظةةهشف ظةب رةةه مسرق ةد الأك ةةه السةعه لرشةيةةة رقة  منهتةد
 . الن هشع ال اصد

 Zaki, T. Khalil, C. and ElGindi, M مةن كةعا  طةلإس
 ارصةرسا  د العصةبلإ  د ال ةبناي  اتةر ةام  نلإل ( 1968)
(ANN )معةةة ن لن ةةهشع ح ةةو الرةةةه النرالبةةاي  نن ةةد ل رسبةةل 

 كن ةةةد   ةةة   ةةةلىه الرةةةه البةةةاسامرهاي مةةةن م نلإ ةةةد   ةةة  اسةةةاما 
  سةة  ا ش ظةةام العن ةةب  ةةلإع: للةةر رةةه  نةةا السا  ةةد  النرالبةةاي
 اتةةةةر ةام إلةةةة   ااضةةةةارد العقةةةةة شتةةةةعه العقةةةةة ش ةةةةلإع الن ةةةةهشع

 الرسبةةةةل  ةةةةن السةةةا ج ال رةةةة  مةةةةن ل رق  ةةةب ال  س ةةةةد ال لإاس م ةةةاي
 أتةةعاس  ق  ةب   ة  النقةاشل ن البشةة  تةا ة. النرالبةاي  ش ةا

 النرالبةةةةاي لنبةةةةالغ النسةةةةبق الرقةةةةةيه أتةةةةاس   ةةةة   رةةةةاما دا
  العرةةام ال ةةلإ  رةةهص  يةةااا شبالرةةاله تةةرشة   الرةةه النشرن ةةد
  ش ةةةةةا الرسبةةةةةل   ةةةةة  سكةةةةة  البشةةةةة  أ    ةةةةةة .الةةةةةهب  ش شق ةةةةةق

 ل نساقصةد الرقةةم قهاس ا  ال     الرهك   من أك ه النرالباي
 68   ةةة  اتةةرسةي ANN لبسةةام النسةةر ةمد الب ا ةةاي أ  كنةةا

 مع نةةةةةةاي شكا ةةةةةةو( لعخربةةةةةةاس 2ش ل رةةةةةةةسيب 61) رقةةةةةة  حالةةةةةةد
 الن ةةةاسيع مةةةن اتر  صةةةو رقةةة  . دةةةه النسةةةر ةمد اااخةةةال

 .السا قد
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  نةلإل Marzouk, M. & Mohamed, E (1967 ) مةن كةعا  قةةم
 ك ةةةةةةةاما أك ةةةةةةةه ل رقةةةةةةةةم النقةةةةةةةاشل لنسةةةةةةةا ةا ضةةةةةةةباا د خرةةةةةةة  اةةةةةةة ها

  شةيةةةةةة أشرا : مةةةةهح ر ن مةةةةن النقرةةةةةه  السنةةةةلإل  يرخةةةةلإ   ل نساقصةةةةاي 
 اتةةرب ا   اتةةر ةام العرةةاماي  قةةةيا قةةهاس   ةة   ةةلىه الرةةه العلإامةةب

 لبسةام النشةةاا العلإامةب اتر ةام اا شىا   للأاا اي  اام د مهاجعد  عة
 قا نةةدا ي  ِّحُةةة. ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس لنشاكةةاا ال رةة  اةة ها  نةةلإل 

 أ  العلإامةةب  ش  ةةب ك ةة . القةةهاس ا  ةةال   ةة   ةةلىه  ةةامعا  .6 مةةن
 .ل ن هشع النال د  ال لإا ب مه برد كا و  ق  ناا  الأ    العلإامب

 .Les´niak, A. Kubek, D. Plebankiewicz, E مةن كةعا  اقرةه 

Zima, K. and Belniak, S (1967 ) را   ةةد لرشسةة ن  نلإلجةةاا 
 الرس سةةةةةب  ن  ةةةةد إلةةةة  اا اتةةةةرساا العرةةةةةاماي لرقةةةةةيا النقةةةةاشل قةةةةهاساي
 معةةةاي ه 2 السنةةةلإل  يرضةةةنن( FAHP) الضةةةبااه الرش   ةةةه الدهمةةةه
 اخراسدةةةةا الرةةةةه العلإامةةةةب إلةةةة  اتةةةةرساااا ) اا ره  ةةةة اا مع ةةةةاس  .6ش س  سةةةة د

 .را ةا الأك ه العقة شاخر اس الن اسيع لرق  ا( البلإلسةيلإ   النقاشللإ  
 Alsaedi, M. Assaf, S. Hassanain, M. A. and من كعا  حةا

Abdallah, A (1960) ا  ةةال   ةة   ةةلىه الرةةه اله  سةة د العلإامةةب 
. السةعلإايد العهب ةد النن خةد ره البسام  ن اسيع ل نساقصد الرقةم قهاس
 الأشلةةة  الةسجةةةد مةةةن النقةةةاشل ن   ةةة   امةةةب 26 اةةةنب اتةةةرب ا  ش  ع  

 العلإامةةب   ةة  سكةة  البشةة  أ  إلةة  اااةةاسا   ةةةس .شال ال ةةد شال ا  ةةد
 يررةهق  شلةا السةعلإايد العهب ةد النن خةد رةه القهاس ا  ال     النلىها

 العلإامةةب ا رنةةةي  ةةهأ إلةة  إضةةارد ل نساقصةةد الرقةةةم قةةهاس ا  ةةال إلةة 
 شالرةةةهAhmed & Minkarah(6077 ) قبةةةب مةةةن حةةةةاي الرةةةه

 .السعلإايد العهب د ل ن خد مساتبد ا ربهي
 ,Bageis, A. Falqi, I. I. Alshehri اجهادةا الرةه الةساتةد  دةةف

A. Alsulamy, S. and Alsahli, T. A (1960 ) رةه البشة  إل 
 العلإامةةةةب   ةةةةاه السةةةةعلإاي ن اا  ةةةةام لنقةةةةاشله السةةةة لإك د ارخرعرةةةةاي

. ل نساقصةد الرقةةم قةهاس  ن جةد  ن  ةد   ة  اسةاما  شال اسج د الةاخ  د
 لةة السة لإك د ارخرعرةاي رةه ل رشق ةق الخنةه البشة   صةن ا اتر ةم

    (  امب 18) شال اسج د الةاخ  د العلإامب   ى ه ق  ا مقاشل  08
. ار  ةةةةاه أحةةةةااي ANOVA  ش  ةةةةب  اتةةةةر ةام العرةةةةاماي قةةةةهاساي
 شال اسج ةةةد الةاخ  ةةةد ل علإامةةةب اا شاي اا ةةة اا مدنةةة  ةةة ى هاا  السرةةةا ج أظدةةةهي

 ا  ةةال إلةة يررةةهق  لةةاأ  البشةة    عحةة  .القةةهاس ا  ةةال   ةة 
   ةة  النةلىها العلإامةةب أشساي رقة  شإ نةا ل نساقصةةد الرقةةم قةهاس

 .رق  القهاس ا  ال
 اسام  نلإل  ا ا القهاس:

لبسةةام  نةةةلإل  ا ةةا القةةةهاس راةةةة رةةه البةةةةم مةةن  شةيةةةة العلإامةةةب 
لدة ه النلىها     ا  ال قهاس الرقةم ل نساقصةد شاسجةد الأدن ةد 

 العلإامب  السسبد ل نقاشل ن السلإسي ن.
 :تحديد العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار .1

من أجب اتر ها  العلإامب النلىها     ا  ال القهاس كا  راةة 
رطعع    ةةةةاجعةةةةد الأاا ةةةةاي لرشةيةةةةة دةةةة ه العلإامةةةةبأشرا مةةةةن مها

ا ش  تااق  19     ملىه     ا  ال قهاس  امب  606 حة 
غ ةةةب دةةة ه الةساتةةةاي  سةةةها دةةة ه قامةةةو أ  إلالرقةةةةم ل نساقصةةةد  

إلةةة   العلإامةةب لبسةةام  نةةال  لرشةيةةة الق نةةد النضةةارد  ااضةةارد
مةةن أجةةب اتةةر ةام دةة ه العلإامةةب ش ا  ةةال قةةهاس الرقةةةم ل نسةةاق  

ره اجهام مقااعي لرشةية أك ه د ه العلإامب   ى هاا     ا  ال 
  العلإامةةب الرةةه لكةةهي رةةه خنةة اتةةر هجوالقةةهاس رةةه تةةلإسيا 

 (  امب.21اساتاي ر ك ه ش ةادا )
لرشةية العلإامب النةلىها   ة  قةهاس الرقةةم ل نساقصةد رةه تةلإسيا 

رةةه الةساتةاي السةا قد أجهيةةو مقاا ةد مةع خب ةةه   ةلإساشالرةه لةا 
شالرةةةه  ضةةةنسو ارتر سةةةاس  ةةةن العلإامةةةب النةةةلىها   ةةة  ا  ةةةال 

 6النلإضشد ره ال ةشل  د ه العلإامب لرشةيةالقهاس ره تلإسيا 
 

( العوامل المؤثرة على قرار التقدم للمناقصة في سوريا التي 1الجدول )
 من المقابلة مع خبير حدّدت

 العوامل

 توفر المال المطلوب

 حجم المشروع

 طبيعة المشروع

 مكان المشروع

 سهولة الوصول

 تخديم موقع المشروع

 الأوليةالقرب من مراكز المواد 

 توفر الموارد والمواد

 سعر الصرف

 أمان الموقع

 مدة المشروع
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 سمعة العميل

 مقدار التزام العميل بنظام العقود

 متطلبات العميل

 تماشي المشروع مع النظرة المستقبلية للشركة

مةةةن أجةةةب اتةةةر ةام دةةة ه العلإامةةةب لرشةيةةةة أك هدةةةا  ةةة ى هاا   ةةة  ا  ةةةال 
القهاس ره تلإسيا ام ةو العلإامةب النسةر هجد مةن الةساتةاي السةا قد 
مةةع العلإامةةب الرةةه أخةة ي مةةن النقاا ةةد الرةةه أجهيةةو مةةع خب ةةه شللةةر 
اجةةةهام مقةةةااعي جةيةةةةا مةةةع خبةةةهام ا رنةةةةي دةةة ه النقةةةااعي   ةةة  

رةةةةةةه  ترسةةةةةةر ةمالعلإامةةةةةةب الرةةةةةةه  مق ةةةةةةاس ل نةةةةةةهي ال عىةةةةةةه لرشةيةةةةةةة
 ارترب ا .

شقبةةةب البةةةةم  ةةةنجهام النقةةةااعي كةةةا  راةةةة مةةةن امةةةج  عةةة  العلإامةةةب 
ا العامةةةب "شضةةةع السةةةلإق" مةةةع ضُةةة إل رحرلإا دةةةا   ةةة  لاي النعسةةة .

العلإامب "  لإره النةلإاا "  ااضةارد لعامةب "تةعه الصةهف"  ا رباسدةا 
 ضةاأمةا  السسةبد لعامةب " م ةاطه  ق ةب الأتةعاس"   سرلإره النعسة .

  امب "تعه الصهف" لخلإ دا  شنب     النعس .مع 
 امةةةةب "  ةةةةلإره العنةةةةال" مةةةةع  امةةةةب "  ةةةةلإره النةةةةلإاسا الب ةةةةهيد"  امةةةةج

 يضاا.أنلإاا الب هيد" ي نب  لإره العنال ل صب  العامب "  لإره ال
ا  ضةةنن  امةةب " ملإقةةع الن ةةهشع"  امةةب " القةةه  مةةن مهاكةة  النةةلإا

الأشل د"  النقصلإا  عامب " ملإقةع الن ةهشع" دسةا دةلإ ملإقةع الن ةهشع 
 السسةةةبد ل  ةةةهكد  أي دةةةب يقةةةع الن ةةةهشع رةةةه مسرقةةةد يننةةةن ل  ةةةهكد 
العنةةب ضةةنسدالإ  ااضةةارد إلةة  " قةةه  الن ةةهشع مةةن مهاكةة  النةةلإاا 

أمةةا  السسةةبد لعامةةب "معةةةل العا ةةة" رالنقصةةلإا  ةةه دسةةا دةةلإ  الأشل ةةد".
  سبد الهب .

 :المؤثرة على قرار التقدم للمناقصة في سورياالعوامل  .1

 العلإامةب ام ةو ره تةلإسيا لرشةية العلإامب النلىها     ا  ال القهاس
ايالنسةةةر هجد مةةةن الةساتةةةاي السةةةا قد مةةةع العلإامةةةب الرةةةه  مةةةن  حةةةة 

ك ةةه شأجهيةةو ىةةع  مقةةااعي مةةع خبةةهام لرشةيةةة أ النقاا ةةد مةةع خب ةةه
 سةةةة   الشسةةةبا الرةةةه ي خةةة دا النقةةةاشل   دةةة ه العلإامةةةب  ةةة ى هاا شأدن ةةةد

 ا  اله لقهاس الرقةم ل نساقصد ره تلإسيا.
مق ةةةةاس ل نةةةةهي ال عىةةةةه لرشةيةةةةةة  ا رنةةةةةةشاجةةةةهام دةةةة ه النقةةةةااعي  

نةةلىها   ةة  ا  ةةال رقة   ةةن أك ةةه العلإامةب ال تُ سةة لالعلإامةب النةةلىها 
 ن طهيق الر ب من ال ب ه ارشةية اسجد أدن د   القهاس ره تلإسيا

 (.2-1-6د ه العلإامب شالره  رهاش  ا ن )

(  عسةه مرلإتة  1الق نةد ) (  عسه غ ه مدةا.6: الق ند )إل أ 
 (  عسه اةية الأدن د.2الق ند ) الأدن د.
ا عة للر   النرلإت  الشسااه لخب  امب: حة 

الةةةلإاساا رةةةه النرلإتةةة  الشسةةةااه م نلإع اسجةةةد أدن ةةةد العامةةةب 
 (6 ةا النقااعي .............. ) \النقااعي

اي (6)اررب ةةةق الععقةةةد  النرلإتةةة  الشسةةةااه ل علإامةةةب  قةةة ا حةةةة 
شمةةةةةةن ىةةةةةةا اتةةةةةةر هجو العلإامةةةةةةب الرةةةةةةه  ااي ق نةةةةةةد النرلإتةةةةةة  

 .(.65)الشسااه لدا  ن 
الره  ب ن أ دا أقب أدن د رةه ا  ةال القةهاس  العلإامب  عة إقصام
 ا  الأدن د ره  العلإامب الأك ه  ن بشالره   امب 21 بق  لةيسا 

 (.1ره ال ةشل ) شالنلإضشدره تلإسيا  الرقةم ل نساقصد قهاس
 درجة أهمية العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار: .2

مةةن أجةةب  شةيةةة اسجةةد الأدن ةةد )أش ا ( العلإامةةب الأك ةةه  ةة ى هاا 
اتةةرب ا   صةةنا  ةة  ا  ةةال القةةهاس الرقةةةم ل نساقصةةد رةةه تةةلإسيا 

     اهكاي الر   ة شالبسام ره تلإسيا. ش عش 
 
 
 
 
 
 

 ( العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار في سوريا2الجدول )
 الفئة العوامل

 موقع المشروع 6

 لوجستية
 سهولة الوصول لموقع المشروع 1

 تخديم الموقع 2

 مخاطر السلامة 2

 شروط العقد .

 ادارية

 السندات المطلوبة 8

8 
المشروع مع رؤية الشركة تماشي 

 ونظرتها المستقبلية

 توفر المواد 7

 توفر الموارد البشرية 0

 توفر المعدات المطلوبة 69

 مدة المشروع 66

 عبء العمل الحالي 61

 العلاقة مع المالك 62

 الخبرة السابقة في مشاريع مشابهة 62
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 الحاجة إلى العمل .6

 الباطن موثوقية المقاولين من 68

 من الباطن سيعقدنسبة العمل الذي  68

 تعقيد المشروع 67

 توفر مشاريع اخرى 60

19 
نوع المشروع )مدى ملائمة نوع 

 المشروع لاختصاص المقاول(

 توفر المال المطلوب 16

 مالية

 سعر الصرف 11

 حجم المشروع 12

 شروط الدفع في العقد 12

 التكلفةعدم اليقين في تقدير  .1

 معدل العائد )نسبة الربح( 18

 التدفق النقدي للمشروع 18

 النفقات العامة 17

 سمعة العميل 10

خصائص 

 العميل

 الفدرة المالية للعميل 29

 درجة التزام العميل بنظام العقود 26

 متطلبات العميل 21

  خلإ  من ج أين: شال ي ارترب ا  صنا
ال  م الأشل يدةةف ل شصةلإل   ة  مع لإمةاي  امةد حةلإل النقةاشل ن 
شاةةهكاي الر ةة  ة الن ةةاسكد رةةه ارتةةرب ا  مةةن ح ةة  ح ةةا ال ةةهكد 
شاخرصاصةةدا شخبه دةةا شال ئةةد الرةةه  ربةةع لدةةا ال ةةهكد  ااضةةارد إلةة  

 الص د اللإظ ف د ل     الن اسك  ارترب ا .   
القةةةةةهاس الرقةةةةةةم ال ةةةةة م ال ةةةةةا ه يضةةةةةا العلإامةةةةةب النةةةةةلىها   ةةةةة  ا  ةةةةةال 

 ل نساقصد ره تلإسيا لرشةية اسجد أدن د العامب.
( .-6مق ةةاس ل نةةهي ال ناتةةه شالةة ي يرةةهاش  مةةةاه اةة ن ) اتةةر ةم 

شللةةةةر لرةةةةلإر ه البسةةةةاطد  السسةةةةبد ل ن  بةةةة ن  شلرسةةةةد ب  ن  ةةةةد  ق ةةةة ا 
 . تر نعالب ا اي الره 

اي إل  اسجد أدن د العامب: حة 
  دةةام  2مرلإتةة  الأدن ةةد    2  ق  ةةب الأدن ةةد  1  غ ةةه مدةةا  6
   اةية الأدن د..

اتةةرناسا اةةن و الأرةةهاا العةةام  ن رةةه اةةهكاي  89أك ةةه مةةن  ش   ةةو
الر ةة  ة شالبسةةام رةةه تةةلإسيا مةةن مةةةيه  ةةام شمةةةيه م ةةهشع شمدسةةةس 

 ةن طهيةق غلإغةب  اا شالخرهش  ة يةةشياا  كا  الرلإ يةع إلم هف شغ هدا  
اةةهكد  عةة اتةةربعاا اتةرناس  ن  سةةبب  ةةةم  8.جةةام الةها مةةن رةلإسم  

 2. الرةةاله  ةةةا ارتةةرب ا اي الصةةالشد ل ةساتةةد شضةةلإ  ااجا ةةاي. 
 اترب ا .

لرشةيةةة الأدن ةةد السسةةب د لخةةب  امةةب مةةن  لإامةةب ا  ةةال القةةهاس 
 الرقةم ل نساقصد اتر ةمو النعاالد الرال د:

(2)............  𝑅𝐼𝐼 =
∑ 𝑊

(𝐴∗𝑁)
 

 :إل أ 
W :.اسجد الأدن د النعراا ل عامب من قبب النسر  ب ن 
A.الق ند العظن  ل عامب :N.العةا ااجناله ل هاشا : 

(  شصةةةةب   ةةةة  أش ا  العلإامةةةةب النةةةةلىها 1ارعةةةةلإي  الععقةةةةد )
 (.2    ا  ال القهاس شالنلإضشد ره ال ةشل )

 بناء نموذج دعم قرار باستخدام نظرية المنفعة: .3
مةةةةةةةن  اتةةةةةةةر هجوأش ا  العلإامةةةةةةةب النةةةةةةةلىها الرةةةةةةةه  ترسةةةةةةةر ةم 

ارتةةرب ا  رةةه اسةةام  نةةلإل  لسظهيةةد النس عةةد  اتةةر ةام الععقةةد 
  الععقد الرال د:  ن بال ر د لسظهيد النس عد شالره 

(𝟑) … . 𝐸[𝑈(𝑋)] = 𝑃1𝑈(𝑥1) + 𝑃2U(𝑥2) + ⋯

+ 𝑃𝑛U(𝑥𝑛) = ∑ 𝑃𝑖𝑈(𝑥𝑖)  عقد خر د 
𝑛

𝑖=1

 

مةةةن  ل  ا ةةةةا النرلإقعةةةد:  ن ةةةب السسةةةبد النئلإيةةةد E[U(X)]: أ  إل
 القهاس.

𝑈(𝑥𝑖)  عبةةةه  ةةةةن ق نةةةد العامةةةب الرةةةةه تةةة قلإم النسةةةةر ةم  :
  ناخالدا شالنه برد  ال هكد شالن هشع.

𝑃𝑛   العامب النلىه     ا  ال القهاس. :  عبه  ن ش 
 

 ( مؤشر درجة الأهمية للعوامل المؤثرة على اتخاذ القرار3الجدول )

ى 
تو
س
م

ية
هم
لأ
ا

 

ر 
ش
مؤ

ة 
ج
ر
د

ية
هم
لأ
ا

R
II

ل 
ام
لع
ا

 

عالي 

 جدا  
0.900 

توفر المال 

 المطلوب
6 

عالي 

 جدا  
 1 توفر المواد 0.870

عالي 

 جدا  
 2 سعر الصرف 0.856

عالي 

 جدا  
 2 موقع المشروع 0.848

عالي 

 جدا  
 . حجم المشروع 0.833

عالي 

 جدا  
 8 سمعة العميل 0.830

عالي 

 جدا  
0.822 

درجة سهولة 

الوصول لموقع 
8 
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 المشروع

عالي 

 جدا  
0.811 

القدرة المالية 

 للعميل
7 

عالي 

 جدا  
0.800 

درجة تماشي 

المشروع مع 

استراتيجية 

الشركة ورؤيتها 

 المستقبلية

0 

 0.796 عالي

مدى ملائمة نوع 

المشروع 

لاختصاص 

 المقاول

69 

 0.793 عالي
توفر الموارد 

 البشرية المؤهلة
66 

 0.789 عالي

درجة التزام 

العميل بنظام 

 العقود

61 

 0.785 عالي
الخبرة السابقة مع 

 مشروع مماثل
62 

 62 مدة المشروع 0.781 عالي

 0.778 عالي
عدم اليقين  في 

 تقدير التكلفة
6. 

 68 معدل العائد 0.774 عالي

 68 مخاطر السلامة 0.770 عالي

 0.767 عالي
التدفق النقدي 

 للمشروع
67 

 0.752 عالي
 توفر المعدات

 المطلوبة
60 

 0.741 عالي
شروط الدفع في 

 العقد
19 

 16 شروط العقد 0.737 عالي

 11 العلاقة مع المالك 0.730 عالي

 12 تخديم الموقع 0.719 عالي

 0.718 عالي
درجة تعقيد 

 المشروع
12 

 0.704 عالي

مستوى موثوقية 

المقاولين من 

 الباطن

1. 

 18 الحاجة إلى العمل 0.670 عالي

 18 السندات المطلوبة 0.663 عالي

 17 النفقات العامة 0.659 عالي

 0.656 عالي
عبء العمل 

 الحالي
10 

 29 متطلبات العميل 0.644 عالي

 0.611 عالي
توافر مشاريع 

 أخرى
26 

 0.607 عالي

النسبة المئوية 

 سيعقدللعمل الذي 

 من الباطن

21 

 أوزان العوامل المؤثرة بعد التعديل: 4-1 

مةةةن أجةةةب اتةةةر ةام أش ا  العلإامةةةب النةةةلىها   ةةة  ا  ةةةال القةةةهاس 
من ارترب ا  ره  ا ع النس عد شمن أجةب أ   اتر هجوشالره 

( لنقاس ةةةد %699ينةةلإ  السةةةا ج ضةةةنن حةةةشا السسةةةبد النئلإيةةةد )
السا ج  السسبد النئلإيد الره تلإف يةخ دا النسر ةم كا  ر اة 

لإ  م نةلإع السسةبد من  عةيب السسبد النئلإيد ل علإامب  ش   ينة
شللةر  ةن  %699النئلإيةد ااجنال ةد ال ةيةةا ل علإامةب  سةاشي 

* ش   العامةةب   𝑊𝑗 / 100 طهيةةق  رب ةةق الععقةةد الرال ةةد:
𝑆𝑗.......(4) 
 ين ب السسبد النئلإيد ال ةيةا ل عامب.: 𝑆𝑗 :أ  إل

رش  ةةةةةةةب ا اتةةةةةةةر ه ش   العامةةةةةةةب: ين ةةةةةةةب ش   العامةةةةةةةب الةةةةةةة ي 
 ارترب ا .

𝑊𝑗( امةةةةةةةةةةب الرةةةةةةةةةةه 21: ين ةةةةةةةةةةب م نةةةةةةةةةةلإع أش ا  العلإامةةةةةةةةةةب  )
اي الأش ا  ( 2اررب ق الععقد ) من ارترب ا . اتر هجو حة 
 ( يلإض  أش ا  د ه العلإامب.2ال ةشل )النعةلد  

 
 
 
 
 

 ( الوزن المعدل للعوامل المؤثرة على اتخاذ القرار4الجدول )
 الوزن المعدل 

 3.7169 توفر المال المطلوب

 3.5945 توفر المواد

 3.5333 سعر الصرف

 3.5027 موقع المشروع

 3.4416 حجم المشروع

 3.4263 سمعة العميل

 3.3957 سهولة الوصول لموقع المشروع

 3.3498 القدرة المالية للعميل

 3.3039 تماشي المشروع مع رؤية الشركة المستقبلية ونظرتها المستقبلية

 3.2886 ملائمة نوع المشروع لاختصاص المقاول

 3.2733 توفر الموارد البشرية

 3.2580 التزام العميل بنظام العقود

 3.2427 الخبرة السابقة في مشاريع مشابهة

 3.2274 مدة المشروع

 3.2121 عدم اليقين في تقدير التكلفة

 3.1968 معدل العائد

 3.1815 مخاطر السلامة

 3.1662 التدفق النقدي للمشروع
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 3.1050 توفر المعدات

 3.0592 شروط الدفع في العقد

 3.0439 شروط العقد

 3.0133 العلاقة مع المالك

 2.9674 تخديم الموقع

 2.9636 تعقيد المشروع

 2.9062 مستوى موثوقية المقاولين من الباطن

 2.7685 الحاجة إلى العمل

 2.7379 توفر السندات المطلوبة

 2.7226 النفقات العامة

 2.7074 الحاليعبء العمل 

 2.6615 متطلبات العميل

 2.5238 توافر مشاريع أخرى

 2.5085 من الباطن سيعقدنسبة العمل الذي 

 تقسيم العوامل المؤثرة: 4-2
ال رةةةلإا الرال ةةةد لبسةةةام  نةةةلإل   ظهيةةةد النس عةةةد دةةةه ارقسةةة ا العلإامةةةب 
النةةةلىها   ةةة  ا  ةةةال القةةةهاس الرقةةةةم ل نساقصةةةد إلةةة  م نةةةلإ ر ن دنةةةا: 
العلإامب الن  عد شالعلإامب الن برد ل رقةم ل نساقصد يلإض  ال ةشل 

 ( د ه العلإامب..)
 
 
 
 
 

 والمثبطة للتقدم للمناقصة ( العوامل المشجعة5الجدول )
 عوامل مثبطة عوامل مشجعة

 مخاطر السلامة توفر المال المطلوب

ملائمة نوع المشروع 

 لاختصاص المقاول
 عبء العمل الحالي

 سعر الصرف النفقات العامة

 عدم اليقين في تقدير التكلفة توفر المعدات

 توافر مشاريع أخرى توفر المواد

 توفر الموارد البشرية
من  سيعقدنسبة العمل الذي 

 الباطن

الخبرة السابقة في 

 مشاريع مشابهة
 شروط الدفع في العقد

 شروط العقد تخديم الموقع

تماشي المشروع مع 

رؤية الشركة المستقبلية 

 ونظرتها المستقبلية

 متطلبات العميل

 تعقيد المشروع توفر السندات المطلوبة

 حجم المشروع معدل العائد

مستوى موثوقية 

 الباطنالمقاولين من 
 مدة المشروع

 العلاقة مع المالك
 

 الحاجة إلى العمل
 

سهولة الوصول لموقع 

  المشروع

التزام العميل بنظام 

  العقود

 سمعة العميل
 

 القدرة المالية للعميل
 

 التدفق النقدي للمشروع
 

 موقع المشروع
 

 
ل رقةةةةةةم  اي اا ةةةةةاا العلإامةةةةةب الن ةةةةة عد ل رقةةةةةةم ل نساقصةةةةةد تةةةةةرلىه 

ل نساقصةةةد أي ق نردةةةا تةةةرخلإ  ملإجبةةةد ا سنةةةا العلإامةةةب الن برةةةد 
أي ق نردةةةةا تةةةةرخلإ   تةةةة نلإ    ى هدةةةةا تةةةة ب اا ل رقةةةةةم ل نساقصةةةةد 

 شترصب   ظهيد النس عد كالآ ه: تالبد.

𝐸[𝑈(𝑋)]  =  ∑ 𝑃𝑖  𝑈(𝑥𝑖) − ∑ 𝑞𝑖 𝑈(𝑦𝑖)

𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑖=𝑛

𝑖=1

… (5) 

 :إل أ 
E [U(X)]  .ن ب السسبد النئلإيد ل  ا ةا النرلإقعد من القهاس  

𝑈(𝑥𝑖)  عبةةةه  ةةةةن ق نةةةد العامةةةب الرةةةةه تةةة قلإم النسةةةةر ةم  :
 ناخالدةةةةةا شالنه برةةةةةد  ال ةةةةةهكد شالن ةةةةةهشع ل علإامةةةةةب الن ةةةةة عد 

 ل رقةم ل نساقصد.
𝑃𝑛 عبةةةةةةه  ةةةةةةن ش   العامةةةةةةب النةةةةةةلىه   ةةةةةة  ا  ةةةةةةال القةةةةةةهاس  :

 الن  عد ل رقةم ل نساقصد.
  𝑈(𝑦𝑖) : عبةةةةه  ةةةةن ق نةةةةد العامةةةةب الرةةةةه تةةةة قلإم النسةةةةر ةم 

 ناخالدا شالنه برد  ال هكد شالن ةهشع ل علإامةب الن برةد ل رقةةم 
 ل نساقصد.

  𝑞𝑛 : عبةةةةةه  ةةةةةن ش   العامةةةةةب النةةةةةلىه   ةةةةة  ا  ةةةةةال القةةةةةهاس 
 ل رقةم ل نساقصد. الن برد

 العوامل الأساسية والعوامل الثانوية: 4-3
يرةةةة ىه قةةةةهاس النقةةةةاشل  الرقةةةةةم ل نساقصةةةةد  العةيةةةةة مةةةةن العلإامةةةةب 

لخةةةةن سغةةةةا للةةةةر رةةةةن   عةةةة  دةةةة ه   هاا كاف ةةةةاا كةةةةلكةةةةهي لشالرةةةةه 
 شق قدةةةا أي   ةةة  ا  ةةةال القةةةهاس   ةةة ى هاا أتاتةةة اا العلإامةةةب  ةةةلىه 

ع يننةن الرقةةم ل نساقصةةد إلا اةه  أتاتةه ل رقةةم ل نساقصةةد رة
 ةةلىه أي  ىةةا لإي شبعضةةدا ينةةلإ   ةة ى هه  لةةا  رشقةةق دةة ه العلإامةةب
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دةة ه العلإامةةب   ةة  قةةهاس الرقةةةم ل نساقصةةد شلخةةن  شق قدةةا لةة   اةةه  
( 6يلإضةة  ال ةةنب ) إل  كةةالآ هدةة ه العلإامةةب  ترقسةةالةة لر   أتاتةةه

 للر:

 
 ( العوامل الأساسية والثانوية للتقدم للمناقصة1الشكل )

 قيمة العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار: 4-5
لرشةيةةةةة ق نةةةةد العلإامةةةةب النةةةةلىها   ةةةة  ا  ةةةةال القةةةةهاس تةةةة قلإم النقةةةةاشل 
 ناخةةال دةة ه القةة ا  ردةة ه العلإامةةب   ر ةة  مةةن اةةهكد لأخةةه  شمةةن 

ت ر ب  إل(  6- 9م هشع لآخه شتررهاش  ق ند د ه العلإامب ا ن )
مةةةن النقةةةاشل  شةيةةةة السسةةةبد النئلإيةةةد الرةةةه  عبةةةه  ةةةن العامةةةب شالرةةةه 

( شللر ارقس ا دة ه 6-9رحقاا إل  الق ند النقاا د لدا ا ن ) ترشلإل
 .699الق ند     

من أجب  سةد ب اتةر ةام  نةلإل  ا ةا القةهاس كةا  راةة مةن  صةن ا 
تة ر ب مةن النسةر ةم  إل Visual Studioاه امج  اتر ةام  رب ةق

ااخال ق ا العلإامب النلىها     ا  ال القةهاس شتة نلإ  اتةا الررب ةق 
Bid/No-Bid decision making. 

كنةا دةه ملإضةشد رةه اللإاجدد اله  س د ل به امج ترخلإ      
 :(1ال نب)

 
 Bid/No-Bid decision making( واجهة برنامج 2الشكل )

 رئةةةد مةةةع شمقاس رةةةه الن ةةةهشع ح ةةةا  شةيةةةة لةةة إ  عةةةةدا سرقبتةةة ُ 
 الن ةةةهشع ح ةةةا كةةةا  رةةةنلا (2النلإضةةة  رةةةه ال ةةةنب ) النقةةةاشل

 ل عامةةةةةب (6) الق نةةةةةد تةةةةةرعر  النقةةةةةاشل رئةةةةةد ضةةةةةنن الرقهيبةةةةةه
 تةرظده للةر يرشقةق لةا شإلاه    دا الر لسار اا  عةدا شترظده

  س ضةغ  حالةد رةه البه ةامج شتة غ ق( 2) ال ةنب ره السار ا
ok. 

 :السوريين المقاولين فئات
 :الراله شرق رئاي تبع إل  تلإسيا ره النقاشل ن رئاي  قسا
 – ال ا  ةةةد – الأشلةةة  -الننرةةةا ا:) مهك يةةةاا   صةةةس  رئةةةاي أسبةةةع

 (.ال ال د
 (.السااتد – ال امسد – الها عد: )ره  اا   صس  رئاي ىع 
 ل نقةاشل النسةنلإ  الن ةهشع لق نةد الأ  ة  الشةة: الننرا ا ال ئد

 النسةةةةنلإ  الن ةةةةهشع لق نةةةد الأا ةةةة  الشةةةةة م رةةةلإ   إل ةةةةه  الرقةةةةم
 . م  لإ   2.9  ن يقب ر إل ه  الرقةم ل نقاشل

 النسةةةةةنلإ  الن ةةةةةهشع لق نةةةةةد الأ  ةةةةة  الشةةةةةة(: 6) الأشلةةةةة  رئةةةةةد
 الن ةهشع لق ند الأا   الشة م  اس  .151 إل ه  الرقةم ل نقاشل

 . م  لإ   299  ن يقب ر إل ه  الرقةم ل نقاشل النسنلإ 
 النسةةةةةنلإ  الن ةةةةةهشع لق نةةةةةد الأ  ةةةةة  الشةةةةةة(: 1) ال ا  ةةةةةد رئةةةةةد

 الن ةةهشع لق نةةد الأا ة  الشةةة م  ةةاس  .65 إل ةه  الرقةةةم ل نقةاشل
 . م  لإ   6.9  ن يقب ر إل ه  الرقةم ل نقاشل النسنلإ 
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 ل نقةةةاشل النسةةةنلإ  الن ةةةهشع لق نةةةد الأ  ةةة  الشةةةة(: 2) ال ال ةةةد رئةةةد
 النسةةةنلإ  الن ةةةهشع لق نةةةد الأا ةةة  الشةةةة م  ةةةلإ   8.9 إل ةةةه  الرقةةةةم
 .م  لإ   .8  ن يقب ر إل ه  الرقةم ل نقاشل

 ل نقةةةاشل النسةةةنلإ  الن ةةةهشع لق نةةةد الأ  ةةة  الشةةةة(: 2) الها عةةةد رئةةةد
 النسةةةنلإ  الن ةةةهشع لق نةةةد الأا ةةة  الشةةةة م  ةةةلإ   129 إل ةةةه  الرقةةةةم
 .م  لإ   12  ن يقب ر إل ه  الرقةم ل نقاشل

 ل نقةةاشل النسةةنلإ  الن ةةهشع لق نةةد الأ  ةة  الشةةة(: .) ال امسةةد رئةةد
 .أا   حة يلإجة ر الأا   الشة م  لإ   699 إل ه  الرقةم

 ل نقةةاشل النسةةنلإ  الن ةةهشع لق نةةد الأ  ةة  الشةةة(: 8) السااتةةد رئةةد
 ش اسا. )أا ةةةة  حةةةةة يلإجةةةةة ر الأا ةةةة  الشةةةةة م  ةةةةلإ   9. إل ةةةةه  الرقةةةةةم

 سقةةةا القةةةهاس النقةةةاشل ن   صةةةس    ظةةةام شااتةةةنا   العامةةةد الأاةةةغال
1717) 

 
 نافذة حجم المشروع( 3الشكل )

 

 
 نافذة تحذير حجم المشروع ليس ضمن فئة المقاول( 4الشكل )

 الر كةةة ي ةةب النقةةاشل رئةةد ضةةنن يقةةع الن ةةهشع ح ةةا مةةن الر كةةة  عةةة
كنةةةا دةةةلإ  النقةةةاشل اخرصةةةاص ضةةةنن الن ةةةهشع  ةةةلإع  أ مةةةن  عةةةةدا

رةةةه حةةةال  شقةةةق  (6تةةةرعر  الق نةةةد ) إل (.ملإضةةة  رةةةه ال ةةةنب )
 النقةةةاشل اخرصةةةاص ضةةةنن الن ةةةهشع  ةةةلإع ينةةةن لةةةا إلا ال ةةةه  أمةةةا

 حالةةةد رةةةه البه ةةةامج شتةةة غ ق( 8) ال ةةةنب رةةةه السارةةة ا دهتةةةرظ
 .ok  س ضغ 

 
 (: نافذة نوع المشروع5الشكل )

 

 
 ( نافذة تحذير نوع المشروع ليس ضمن اختصاص المقاول6الشكل )

 عةةةةة الر كةةةةة مةةةةن أ  ح ةةةةا ش ةةةةلإع الن ةةةةهشع يرلإارقةةةةا  مةةةةع رئةةةةد 
شاخرصةةةةةاص ال ةةةةةهكد يةةةةة  ه  عةةةةةةدا الر كةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةلإره النةةةةةال 

 يلإضةة ( 8) ال ةةنب النر ةةلإ  لةةة  ال ةةهكد ا  ةةا  الن ةةهشع
 النةةةةال  ةةةةلإره  ةةةةن يسر سةةةةه  ةةةةن طهيقدةةةةاتةةةةلإف  الرةةةةه السارةةةة ا

( 6) الق نةةد رسةةرعر  مرةةلإره النةةال كةةا  حالةةد ر ةةه النر ةةلإ 
  ةلإرهه  ةةم حالةد رةه أمةا    دا  الره السار اشترظده  عة للر 

 السارةةةة ا شتةةةةرظده ل نساقصةةةةد الرقةةةةةم مةةةةن ال ةةةةهكد  سةةةةرر ع ر
 قةس ةةةه  عةةةةم النقةةةاشل  ع ةةةا شالرةةةه( 7) ال ةةةنب رةةةه النلإضةةةشد

 .النر لإ  النال  لإره لعةم ل نساقصد الرقةم    
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 ( نافذة القدرة المالية للشركة7الشكل )

 
 المطلوب المال توفر عدم تحذير نافذة( 8) الشكل

 اللإىةةةا ق  نر ةةةر ال ةةةهكد كا ةةةو إلا ف نةةةا  شةيةةةة دةةةه الرال ةةةد ال رةةةلإا
ل ر كةةةةة مةةةةن  ةةةةلإره السةةةةسةاي ل نساقصةةةةد  ل رقةةةةةم النر لإبةةةةد شالسةةةةسةاي
النقةاشل ف نةا إلا كا ةو السةسةاي مرةلإرها أم ر كنةا  ت سة لالنر لإبد 

( رةةه حالةةد  ةةلإره 6( شتةةرعر  الق نةةد )0دةةلإ ملإضةة  رةةه ال ةةنب )
السةةسةاي أمةةا رةةه حالةةد  ةةةم  لإرهدةةا ر  سةةرر ع ال ةةهكد مةةن الرقةةةم 

 (.69ل نساقصد شترظده السار ا النلإضشد ره ال نب )

 
 ( نافذة توفر السندات المطلوبة لدى الشركة9لشكل )ا

 
 السندات المطلوبة ( نافذة تحذير عدم توفر11الشكل )

 عةةة الر كةةةة مةةن  شقةةةق العلإامةةب الأتاتةةة د أي  نمنةةا  ال ةةةهكد 
مةةن الرقةةةم ل نساقصةةد يةة  ه  عةةة للةةر الرشقةةق مةةن أ  الن ةةهشع 

تةةة ر ب مةةةن  يقةةةع رةةةه مسرقةةةد يننةةةن ل  ةةةهكد العنةةةب ضةةةنسدا
النقةةاشل  شةيةةة ف نةةا إلا كةةا  الن ةةهشع يقةةع رةةه مسرقةةد يننةةن 

( ر ةه 66ل  هكد العنب ضنسدا كنا دةلإ ملإضة  رةه ال ةنب )
للةةةر كنةةةا دةةةلإ   عةةةة ت سةةة ل النقةةةاشلحالةةةد  شقةةةق دةةة ا العامةةةب 

( ف نةةا إلا كةةا  الن ةةهشع .6رةةه السارةة ا رةةه ال ةةنب ) ملإضةة 
ارشةيةة السسةبد  قهيب من مهاك  النلإاا الأشل د شت قلإم النقةاشل

النئلإيد ل لر  أما ره حالد  ةم  شقق العامب تةرظده السارة ا 
النقةةةاشل مةةةن ضةةةهشسا  شتةةة ش س( 61النلإضةةةشد رةةةه ال ةةةنب )

شجةةةلإا الن ةةةهشع ضةةةنن مسرقةةةد يننةةةن ل  ةةةهكد العنةةةب ضةةةنسدا 
  ع ب تلال قةه  الن ةهشع مةن  شت  غ ( 9شترعر  الق ند )

 مهاك  النلإاا الأشل د.

 
 موقع المشروع (: نافذة11الشكل )
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 ( نافذة تحذير لا يوجد للشركة وجود فعلي في منطقة المشروع12لشكل )ا

 الشة  شةية من راة الأخه   العلإامب ق ا  اترخنال البةم شقبب  ال اا 
 من الر ب طهيق  ن للر ل نساقصد  الرقةم النقاشل لهغبد الأا  
  الرقةم النقاشل سغبد  ن ب ق ند لأقب النئلإيد السسبد  شةية النقاشل

 يهغب ر السسبد د ه من أقب السا ج كا  حالد ره أي ل نساقصد
 ملإض  دلإ كنا( العربد  شةية يأ) ل نساقصد  الرقةم  سةدا النقاشل

"  ل  س النسر ةم ضغ  حالد ره    ه معحظد مع( 62)ال نب ره
  ع نه شالره( 62) ال نب ره النلإضشد السار ا له رسرظده"  دام
" %.8" ده  قهيبه   نب السا ج ق ند  ن ب مئلإيد  سبد أ       

 العلإامب ق ا كا و حالد ره الن  عد العلإامب م نلإع  ن ب شده
 (9) مساشيد  الن نب الن برد العلإامب شق ند( 6) مساشيد  الن نب

 
 .للنسبة الناتجة الأدنى( نافذة الحد 13الشكل )

 

 

 للنسبة المئوية الناتجة الأعلى( نافذة الحد 14الشكل )
 

  ق ةةةةد قةةةة ا  شةيةةةةة إلةةةة  للةةةةر  عةةةةة تةةةةسسرقب العربةةةةد  شةيةةةةة  عةةةةة
 ال ةةةةنب رةةةةه النلإضةةةةشد السارةةةة ا تةةةةرظده إل ال ا لإيةةةةد العلإامةةةةب

(6.). 

 
 ( نافذة خصائص المشروع15الشكل )

 خصةةا    صةة  الرةةه العلإامةةب قةة ا  شةيةةة مةةن ار ردةةام  سةةة
 النلإضشد العن ب خصا    ار ا إل   عةدا ت سرقب الن هشع
 (.68)  ال نب
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 ( نافذة خصائص العميل16الشكل )

 تةةةةةةرظده السارةةةةةة ا العن ةةةةةةب خصةةةةةةا    شةيةةةةةةة مةةةةةةن ار ردةةةةةةام  سةةةةةةة
 .ال هكد خصا    ص  شالره( 68) ال نب ره النلإضشد

 
 ( نافذة خصائص الشركة17الشكل )

 السارةةة ا إلةةة   عةةةة ف نةةةا تةةةُ سرقب ال ةةةهكد خصةةةا    شةيةةةة رتةةةرخنال
 اتةةرخنال النقةةاشل مةةن تةة ر ب شالرةةه( 67) ال ةةنب رةةه النلإضةةشد

 . ال هكد النرع قد العلإامب ق ا  شةية

 
 2( نافذة خصائص الشركة18الشكل )

 النلإضةةشد السارةة ا رسةةرظده" Result"  س   ةة  الضةةغ   سةةة
 تةرعر  إل ل قهاس السدا  د السر  د  لإض  شالره( 60)  ال نب
 حةةال رةةه ال سةةاس   ةة  الرةةه الصةةلإسا شتةةرظده" Bid" السر  ةةد
 لهغبةةةةد الأا ةةةة  الشةةةة مةةةةن أكبةةةةه السا  ةةةد النس عةةةةد ق نةةةةد كا ةةةو

 الأا ةة  الشةةة مةةن أقةةب النس عةةد ق نةةد حةةال كا ةةو شرةةه النقةةاشل
 .السارة ا ين ن     الره شالصلإسا"  No Bid" السر  د ترظده

 الضةغ  مةن يننسةه السا  ةد الق نةد معهرةد مةن النقاشل أساا إلا
 السسةةةةبد  بةةةة ن الرةةةةه النئلإيةةةةد السسةةةةبد شتةةةةرظده" لإ" الةةةة س   ةةةة 

 .السا  د النس عد ق ند  ن  عبه الره النئلإيد

 
 ( نافذة النتيجة19الشكل )
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 1( خصائص المشروع 7الجدول )
 خصائص المشروع

قيمة العامل 

 6للمشروع

المنفعة المتوقعة 

 للعامل

 توفر المال المطلوب
متوفر 

(699%) 
3.716875072 

 3.42625521 (%699)ممتازة سمعة العميل

درجة سهولة 

الوصول لموقع 

 المشروع

 الوصول سهل

 (%699اليه )
3.395663646 

 القدرة المالية للعميل
ممتازة 

(699%) 
3.349776299 

درجة تماشي 

المشروع مع 

استراتيجية الشركة 

 ورؤيتها المستقبلية

يتماشى 

(699%) 
3.303888953 

 نوع المشروع
مبنى  تأهيل

(699%) 
3.28859317 

توفر الموارد البشرية 

 المؤهلة

متوفرة 

(699%) 
3.273297388 

درجة التزام العميل 

 بنظام العقود
 3.258001606 (%699ملتزم)

 معدل العائد

 نسبة مجال في

 (%699) الربح

المجال بين 

(1.-69% )

 (%19والنسبة)

3.196818477 

التدفق النقدي 

 للمشروع
 3.166226913 (%699جيد )

 توفر المعدات

 المطلوبة

متوفرة 

(699%) 
3.105043784 

العلاقة مع العميل ) 

 المالك(
 3.013269091 (%699جيدة)

 موقع المشروع

القرب من مراكز 

 المواد الأولية

 الحسكة محافظة

 من قريب

 المواد مراكز

 (%.7الأولية )

2.977324003 

 الحاجة إلى العمل
شديدة  حاجة

(699%) 
2.768536576 

 المطلوبةالسندات 
متوفرة 

(699%) 
2.737945012 

 2.722649229 (%699كبيرة ) النفقات العامة

 2.522274483 %85 تخديم الموقع

 2.51615617 %70 توفر المواد

الخبرة السابقة مع 

 مشروع مماثل
20% 0.648541165 

 متطلبات العميل
 يمكن

 (%9تلبتها)
0 

 حجم المشروع
مليون 1.9

(9%) 
0 

 مدة المشروع

يوم 29)

تقويمي( 

 (%9قصيرة)

أطول مدة 

0 

(يوم 679)

( 29اقصر مدة)

 يوم

 0 محققة شروط العقد

مستوى موثوقية 

 المقاولين من الباطن
0% 0 

 عبء العمل الحالي
عبء  يوجد لا

(9%) 
0 

النسبة المئوية للعمل 

من  سيعقدالذي 

 الباطن

يشارك  لن 

بالمشروع 

مقاولين 

 (%0)ثانويين

0 

 0.477228404- (%.6) السلامةمخاطر 

 0.611831288- %20 شروط الدفع في العقد

 0.88906734- %30 درجة تعقيد المشروع

 1.261902031- %50 توافر مشاريع أخرى

عدم اليقين  في تقدير 

 التكلفة
60% -1.927268556 

 سعر الصرف
بشدة  متغير

(699%) 
-3.533325685 

 اخرباس السنلإل :
لنسةةةا ةا النقةةةاشل  اُسةةةهرخربةةةاس  نةةةلإل   ظهيةةةد النس عةةةد الةةة ي 

  ةةةةةة  اةةةةةةهكد صةةةةةةغ ها  طُبةةةةةةق السنةةةةةلإل   ةةةةة  ا  ةةةةةةال القةةةةةةهاس  
لنسةةا ة دا   ةة  ا  ةةال قةةهاس الرقةةةم   ةة  ىعىةةد م ةةاسيع مع ةةن 

  سدا  ن طهيق 
 (.8النساقصد ملإاص اي ال هكد ملإضشد ره ال ةشل )

 ( خصائص الشركة6الجدول )
 خصائص الشركة

 موظف( 9.صغيرة ) اقل من  الشركةحجم 

 سنوات .اقل من  خبرة الشركة

 فئة الشركة
مليون، الحد الأدنى  8.9الفئة الثالثة )الحد الأعلى 

 (مليون .8

اختصاص عمل 

 الشركة
 صرف صحي -مياه -كهرباء -مباني

 محافظة الحسكة موقع الشركة

الصفة الوظيفية 

 لمستخدم النموذج
 مدير مشروع

لةساتةةد إمنا  ةةد  قةةةم ال ةةهكد لةة ع  م ةةاسيع مع ةةن  سدةةا  ةةن 
الرةةةه (  ةةةن قةةة ا العلإامةةةب 8) يعبةةةه ال ةةةةشلطهيةةةق مساقصةةةاي 

 ةن طهيةةق النقةاشل لن ةهشع شاحةةة كن ةال شالة ي يعبةةه  أاخ ةو
 . ن خصا   الن هشع شال هكد شالعن ب
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السسبد النئلإيد الره  عبه  ن الشة الأا   لهغبد النقاشل رةه الرقةةم 
 %.2(: 6ل نساقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد كا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ل ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهشع )

النس عد الخ  د شالره ده م نلإع النس عد النرلإقعد لخةب  امةب كا ةو 
 %47.69 :كالآ ه    

 1( منحني المنفعة للمشروع 21) الشكل
السسةةةةبد أ  ةةةة  مةةةةن الشةةةةة الأا ةةةة  لهغبةةةةد النقةةةةاشل ل رقةةةةةم ل نساقصةةةةد 
 رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نلإ  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاس دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلإ الرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ل نساقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد.

قةة ا العلإامةةب  إل (6مسشسةةه النس عةةد ل ن ةةهشع )( يلإضةة  19ال ةةنب )
 .(8ده     الرلإاله كنا ده ملإضشد ره ال ةشل)

 النتائج:
الدةف من د ه الةساتد دلإ مسا ةا النقاشل     ا  ال قهاس الرقةم 

بسةةام  نةةلإل  ا ةةا القةةهاس  اتةةر ةام  ظهيةةد النس عةةد شللةةر ال نساقصةةد 
 القهاس.ارشةية العلإامب النلىها     ا  ال د ا 

  رج  ن د ه الةساتد ما ي ه:
البشةة  أ  أك ةةةه العلإامةةب  ةة ى هاا   ةةة  ا  ةةال قةةةهاس   ةةن طهيةةةق بةة ن 

ي  ةةةةه  %09الرقةةةةم ل نساقصةةةةد كةةةةا  " ةةةةلإره النةةةال النر ةةةةلإ " اسسةةةةبد 
شأق دةا  %7.58ش"تةعه الصةهف" اسسةبد  %78" ةلإره النةلإاا" اسسةبد 

 مةةن البةةاطن" اسسةةبد  تةة عقة ةة ى هاا كةةا " السسةةبد النئلإيةةد ل عنةةب الةة ي 
اةةةن و ساشا ارتةةةرب ا  ال ةةةهكاي الصةةةغ ها شالنرلإتةةةرد  .89582%

 شلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنب ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهكاي الخب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لر ر يننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 أجةةةةةةةةةةهي ارخربةةةةةةةةةةاس   عنةةةةةةةةةة ا السرةةةةةةةةةةا ج   ةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةهكاي الخب ةةةةةةةةةةها.

ل سنلإل      اهكد شاحةا لنسةا ة دا   ة  ا  ةال قةهاس الرقةةم   ة  
 ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسيع لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلإح  أ   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب النس عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

نرلإقعةةد ل ن ةةاسيع ال عىةةد كا ةةو مرقاسبةةد يعةةلإا تةةبب للةةر إلةة  أ    ال

ارخربةةةةاس كةةةةا  ل ةةةةهكد شاحةةةةةا  رنةةةةن النننةةةةن اخةةةةرعف دةةةة ه 
 السسب من اهكد إل  أخه . 

أىبةةو السنةةلإل  صةةشره رةةه مسةةا ةا النقةةاشل   ةة  ا  ةةال قةةهاس 
أي اسسةةبد م ةةهش  ن  %88الرقةةةم ل نساقصةةد  نةةا يقةةاس  مةةن 

 سدةةا  ةةن طهيةةق النساقصةةاي  مةةن أصةةب ىةةع  م ةةاسيع مع ةةن
دةةةة ا السنةةةةلإل   اُةةةةهمج   ل  ةةةةهكد الرةةةةه أجةةةةهي ارخربةةةةاس    دةةةةا.

ل رسد ب     النقاشل من Visual Studio اتر ةام  رب ق   
 اتر ةام د ه السنلإل  ره  ن  د ا  اله ل قهاس.

  سرسرج ما ي ه:
ايأ  العلإامةةةب الرةةةه  اةةةبه   عب ةةةهاا اتةةةررا و مةةةن الرعب ةةةه  حةةةة 

  الشسةةبا كةةاره  ةةن النعةةاي ه الرةةه ي خةة دا النقةةاشل السةةلإسي 
 سة ا  اله لقهاس الرقةةم ل نساقصةد. إضةاردا إلة  أ  أش ا  دة ه 

يسةةةةن   نةةةةلإل   ظهيةةةةد  .اسسةةةةبد كب ةةةةهاالعلإامةةةةب كا ةةةةو مرقاسبةةةةد 
ارش  ةةةةب الب ا ةةةاي الخن ةةةةد شالسلإ  ةةةد الرةةةةه  طةةةلإسالنس عةةةد الةةةة ي 

 ةةةخب رةةه صةةسا د القةةهاس شيرةة   ل نقةةاشل اراةةرهاك رةةه  ن  ةةد 
يسةةةرر ع النقةةةاشل مةةةن  شةيةةةة  إلا  ةةةال قةةةهاس الرقةةةةم ل نساقصةةةد 
 مقةاس سغبره  الرقةم ل نساقصد.

 
شرةةةةق سقةةةةا  دةةةة ا البشةةةة  منةةةةلإل مةةةةن جامعةةةةد ام ةةةةق التمويللللل:
 (.511111121505الرنلإيب)
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 :ملاحق البحث
 وللأ الملحق ا

 ترب ا ار
  عهي   ن ارترب ا :

 اترب ا  ل نقاشل ن شاهكاي الر   ة ره تلإسيا 
  ش د ط بد 

أ قةةةةةم لخةةةةا    يةةةةب ال ةةةةنه شارمرسةةةةا  ل نسةةةةادند   ةةةة م مةةةةن شقةةةةرخا 
ارتةةةةةةةةرب ا  شأل ةةةةةةةةو ا ربةةةةةةةةادنا إلةةةةةةةة   عةةةةةةةة  للإجا ةةةةةةةةد   ةةةةةةةة  دةةةةةةةة ا 

 النعحظاي:
إ  د ا ارترب ا  ج م مننب لةساتد  ش  ةد حةلإل اسةام  نةلإل  لةة ا 

 قهاس الرقةم/ ةم الرقةم ل نساقصد  اتر ةام  ظهيد النس عد.
أجةةةةةهي دةةةةة ا البشةةةةة  لس ةةةةةب اةةةةةدااا الناجسةةةةةر ه رةةةةةه إااسا  قا ةةةةةد -6

ا د ه الةساتةد النع لإماي ره جامعد ام ق  شي مب الباح  أ   سد
 ره مسا ةا النقاشل     ا  ال قهاس الرقةم / ةم الرقةم ل نساقصد.

النع لإماي الره ترسادنلإ  ادا ده لغه  البش  الع نه مع -1
 النشارظد الرامد     تهيد النع لإماي.

يهجةةلإ الباحةة  مةةسخا الةقةةد رةةه النع لإمةةد ل لإصةةلإل ل غايةةد  -2
 النهجلإا من البش  

 منلإ اي ارترب ا : -2
 مع لإماي  ن ال    / ال هكد  .6
اسجةةةةةد أدن ةةةةةد النعةةةةةاي ه النةةةةةلىها   ةةةةة  قةةةةةهاس الرقةةةةةةم  .1

 ل نساقصد.
 الق ند الأرضب شالأتلإأ لخب مع اس. .2

 شلخا ج يب ال نه
 ال  م الأشل: مع لإماي  امد.

  لإع ال هكد:  -
 قراع خاص  

 اخرصاص  نب ال هكد:   -
 أ نال اسام.  
 أ نال م اه. 
 أ نال الرهق.  
 الخدهبا  د.أ نال  
 أ نال م نا  ن د. 
 ح ه آ اس. 

 الص د اللإظ ف د: -
 مةيه  ام  
 مةيه م هشع  
 مدسةس ملإقع  
 مدسةس إاهاف 
 غ ه للر: oمقةس 

  ةا تسلإاي ال بها ل  هكد ره صسا د الر   ة: -
 تسلإاي  .أقب من  
  .- 69 

 66-6. 

 68-19 

  19أك ه من   
  ةا النلإظ  ن ره ال هكد:-
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 ملإظ . 1.9ملتسد كب ها أك ه من   
 ملإظ .     120إل   9.ملتسد مرلإترد من  
 ملإظ . 9.صغ ه أقب من  

 ال ئد الره  ربع لدا ال هكد: -
 8. 

 .. 

 2. 

 2. 

 1. 

 6. 

 منرا ا. 
العلإامةةب النةةلىها   ةة  قةةهاس الرقةةةم ل نساقصةةد: اسجةةد ال ةة م ال ةةا ه: 

 الأدن د.
 الأسقام ره ال ةشل:شد ا ال ةشل يشرلإي     اه  ارلد 

 الدلالة الرقم

 غير مهم 6

 قليل الأهمية 1

 متوسط الأهمية 2

 هام 2

 شديد الأهمية .

 م ال  لإض شه:

 درجة الأهمية
 العوامل

.-2-2-1-6 

1 

Relationship with the 

owner 

 العلاقة مع المالك

 
 درجة الأهمية

 العوامل
.-2-2-1-6 

 

Size of contract (project 

size) 

 حجم العقد )حجم المشروع(

 
Duration of the project 

 مدة المشروع

 

Type of project ( The 

suitability of the type of 

project to the contractor's 

jurisdiction ) 

مدى ملائمة نوع المشروع 

 لاختصاص المقاول

 The degree of site 

accessibility 

 سهولة الوصول لموقع المشروعدرجة 

 
Location of the project 

 موقع المشروع

 
Serving the site 

 تخديم الموقع

 
Safety hazards 

 مخاطر السلامة

 

Availability of required cash 

(financial ability) 

 توفر المال المطلوب

 

Availability of required 

equipment 

 توافر المعدات المطلوبة

 
Materials availability 

 توفر المواد

 

Availability of qualified 

human resources 

 توافر الموارد البشرية المؤهلة

 
Uncertainty in cost estimate 

 عدم اليقين في تقدير التكلفة

 
Exchange rate 

 سعر الصرف

 
Need for work 

 الحاجة إلى العمل

 
General overhead 

 النفقات العامة

 
Current work load 

 عبء العمل الحالي
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The degree of alignment of the 

project with the company’s 

strategy and future vision 

استراتيجية درجة تماشي المشروع مع 

 الشركة ورؤيتها المستقبلية

 

Past experience with similar 

project 

 الخبرة السابقة مع مشروع مماثل

 
Contract conditions 

 شروط العقد

 
Project cash flow 

 التدفق النقدي للمشروع

 
The client reputation 

 سمعة العميل 

 
The client financial capacity 

 القدرة المالية للعميل

 
Relationship with the owner 

 العلاقة مع المالك

 
The client requirements 

 متطلبات العميل

 

The degree of client's 

commitment to the contract 

system 

 درجة التزام العميل بنظام العقود

 
Project complexity 

 المشروعدرجة تعقيد 

 

Reliability level of 

subcontractors 

 مستوى موثوقية المقاولين من الباطن

 

Percentage of work to be 

subcontracted 

النسبة المئوية للعمل الذي سيعقد من 

 الباطن

 
Availability of other projects 

 توافر مشاريع أخرى

 
Contract payment terms 

 دفع في عقدشروط 

 
Rate of return 

 معدل العائد

 
Required bond capacity 

 السندات المطلوبة

ره حالد شجلإا  لإامب أخه  لاي أدن د ره ا  ةال القةهاس شلةا 
   كه ره الأ    الهجام لكهدا.
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